
Van: )
Aan:

Onderwerp: FW: Chinese promovendi bij FdA
Datum: dinsdag 2 juli 2024 12:26:19

Beste ,
Hierbij stuur ik jullie de reactie van Archeologie.

 

 
Gr. j

 
Van: @arch.leidenuniv.nl> 
Verzonden: dinsdag 2 juli 2024 09:51
Aan: 

Onderwerp: Chinese promovendi bij FdA

 
Beste ,
 
Zie benedenstaand, het antwoord van aangaande het WOO-verzoek.

 
Groet!

 
From: @arch.leidenuniv.nl> 
Sent: woensdag 26 juni 2024 12:06
To: 

Cc: 
Subject: Re: FW: Nieuw Woo-verzoek over financiële steun aan Chinese studenten | Woo 24-16

 

Hi ,

We set up a specific SAP number for the 500€ one-time insurance top-up. This was paid to
6 CSC PhDs in 2023.

Additionally, we set up a separate SAP number for increasing the CSC stipend in order to
meet IND norms. This was paid to 7 CSC PhDs in 2024 (total of 4805 as of 13 May, the
most recent accounting I have). I do not have the budget report from 2023.

None of these funds came from "extra" grants or specific grants, they all came out of the
graduate school budget, which is I suppose funded by first stream money and overheads?

Best,



On 25/06/2024 16:54, ) wrote:

 
Beste ,
Er is een WOO-verzoek binnengekomen t.a.v. CSC studenten en promovendi
(zie mail hieronder en bijlage).
 
Hierbij gaat het sowieso om inzicht in de betaalde suppletie en om inzicht in de
betaalde tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering (de 500 euro die in
het contract is afgesproken).
De suppletie hebben we in eerste instantie aan SCIS gevraagd.
Weet jij (of iemand anders van de faculteit) aan hoeveel CSC-promovendi van
Archeologie die 500 euro tot nog toe is uitgekeerd (sinds 2021) en vanuit welke
pot dit is gefinancierd?
 
Met vriendelijke groet,

-- 
Dr. 
Vice Dean of Research
Head of Graduate School
Associate Professor
HARVEST project PI
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